
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

MANİSA AKHİSAR HALİL MANDACI ORTAOKULU 6. SINIF 2. DENEME 93 93 607 12052

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,93 6 3 5,20 5 5 3,10 5 4 4,00 5 7 2,93 6 7 3,77 35 33 23,93 282,520

Okul Ortalaması 8 7 5,25 7 3 5,51 4 5 2,57 5 4 4,09 5 8 2,84 7 7 4,48 36 34 24,74 287,720

KATILIMLAR

1 7 DOĞRUER DURU 6D 11 4 9,67 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 11 3 10,00 14 1 13,67 63 11 59,34 427,690 1 1 1 11 350
% 2,90

2 27 DOĞAN KEREM 6C 11 4 9,67 8 2 7,33 8 2 7,33 7 3 6,00 12 1 11,67 14 1 13,67 60 13 55,67 426,225 1 2 2 14 370
% 3,07

3 498 BELİS SILA ŞEN 6D 12 3 11,00 9 0 9,00 4 4 2,67 9 1 8,67 11 4 9,67 14 1 13,67 59 13 54,68 420,182 2 3 3 21 467
% 3,87

4 352 ETYEMEZ GİZEM 6C 13 2 12,33 9 1 8,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 3 9,00 11 3 10,00 61 11 57,33 417,849 2 4 4 22 504
% 4,18

5 5 ÇELİK ECE 6D 11 4 9,67 9 0 9,00 6 4 4,67 8 2 7,33 11 4 9,67 14 1 13,67 59 15 54,01 415,118 3 5 5 24 547
% 4,54

6 60 ATÇI DEMİR 6A 11 3 10,00 8 0 8,00 6 4 4,67 10 0 10,00 12 2 11,33 11 3 10,00 58 12 54,00 409,770 1 6 6 26 624
% 5,18

7 142 POLAT ATABERK 6C 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 5 5 3,33 12 3 11,00 12 3 11,00 55 20 48,33 404,585 3 7 7 28 726
% 6,02

8 446 NURBA NUARICI 6D 13 2 12,33 8 0 8,00 8 2 7,33 10 0 10,00 10 4 8,67 9 4 7,67 58 12 54,00 402,494 4 8 8 34 781
% 6,48

9 415 YAĞIZ ABA 6D 11 4 9,67 8 1 7,67 2 1 1,67 10 0 10,00 9 3 8,00 14 1 13,67 54 10 50,68 401,243 5 9 9 37 808
% 6,70

10 272 ŞİPKA BEGÜM 6D 12 3 11,00 8 2 7,33 7 3 6,00 8 2 7,33 10 5 8,33 12 3 11,00 57 18 50,99 401,076 6 10 10 38 810
% 6,72

11 307 EDANUR YILMAZ 6D 14 1 13,67 8 2 7,33 6 4 4,67 8 2 7,33 9 3 8,00 9 4 7,67 54 16 48,67 393,356 7 11 11 45 973
% 8,07

12 22 SOLAKOĞLU ZEYNEP 11 4 9,67 9 1 8,67 7 2 6,33 8 2 7,33 9 4 7,67 11 4 9,67 55 17 49,34 386,819 1 12 12 52 1139
% 9,45

13 419 KARCI RİFAT 6D 11 4 9,67 9 1 8,67 7 2 6,33 6 4 4,67 8 3 7,00 12 3 11,00 53 17 47,34 385,108 8 13 13 55 1185
% 9,83

14 0 GİRGİN EMİR 6D 12 1 11,67 7 2 6,33 5 2 4,33 9 0 9,00 8 3 7,00 10 3 9,00 51 11 47,33 384,222 9 14 14 57 1216
% 10

15 279 ÖYKÜ IRMAK MELEK 6D 12 3 11,00 9 0 9,00 4 5 2,33 8 2 7,33 9 4 7,67 10 4 8,67 52 18 46,00 380,030 10 15 15 61 1331
% 11

16 342 GÜNDÜZ YUSUFMAHİR6D 9 6 7,00 8 2 7,33 8 2 7,33 9 1 8,67 9 6 7,00 12 3 11,00 55 20 48,33 377,680 11 16 16 64 1410
% 12

17 257 ÖNLÜ MASAL 6B 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 9 1 8,67 8 7 5,67 10 5 8,33 53 22 45,67 372,186 1 17 17 80 1579
% 13

18 361 SARE ÜNKAZANAN 6D 12 3 11,00 7 2 6,33 5 3 4,00 7 1 6,67 7 4 5,67 9 3 8,00 47 16 41,67 362,938 12 18 18 94 1849
% 15

19 160 DEMİR ADA MİRA 6C 10 5 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 7 3 6,00 11 4 9,67 8 6 6,00 49 25 40,66 358,587 4 19 19 104 1985
% 16

20 250 ER BARTU 6B 11 4 9,67 9 1 8,67 6 4 4,67 8 2 7,33 8 7 5,67 9 6 7,00 51 24 43,01 358,171 2 20 20 106 2001
% 17

21 246 KASAP ÇAĞATAY 6A 10 4 8,67 8 2 7,33 3 0 3,00 10 0 10,00 4 1 3,67 11 4 9,67 46 11 42,34 354,113 2 21 21 113 2147
% 18

22 459 ÖMER ATLAS YAVUZ 6D 4 11 0,33 7 2 6,33 6 4 4,67 5 5 3,33 11 3 10,00 14 1 13,67 47 26 38,33 352,422 13 22 22 116 2194
% 18

23 286 TÜRKOĞLU ADA 6D 6 9 3,00 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 9 4 7,67 12 3 11,00 49 24 41,01 350,090 14 23 23 124 2265
% 19

24 120 ŞENLİK BETÜL 6D 12 3 11,00 8 2 7,33 6 4 4,67 4 6 2,00 8 4 6,67 7 5 5,33 45 24 37,00 349,219 15 24 24 126 2282
% 19

25 6 CEMRE YATMAZ 6A 9 6 7,00 7 3 6,00 8 1 7,67 10 0 10,00 6 3 5,00 8 5 6,33 48 18 42,00 343,145 3 25 25 138 2506
% 21

26 274 BERRA AKAN 6D 11 3 10,00 8 2 7,33 4 4 2,67 10 0 10,00 4 8 1,33 10 5 8,33 47 22 39,66 341,148 16 26 26 141 2587
% 21

27 492 EGE ALB YRK 6D 11 1 10,67 7 1 6,67 4 3 3,00 8 2 7,33 8 3 7,00 5 7 2,67 43 17 37,34 340,037 17 27 27 144 2631
% 22

28 324 KEREM ERSEN 6C 12 3 11,00 8 2 7,33 4 6 2,00 4 6 2,00 9 6 7,00 7 8 4,33 44 31 33,66 339,397 5 28 28 146 2660
% 22

29 13 ZEYNEP DOKUZBOY 6A 9 4 7,67 8 1 7,67 6 2 5,33 8 2 7,33 3 4 1,67 9 6 7,00 43 19 36,67 325,191 4 29 29 187 3275
% 27

30 329 İLHAN GÜLMEZ 6D 9 5 7,33 6 4 4,67 4 5 2,33 9 0 9,00 3 6 1,00 11 4 9,67 42 24 34,00 323,355 18 30 30 192 3361
% 28

31 262 ÇAKMAK ELİF 6A 10 5 8,33 7 2 6,33 6 3 5,00 6 4 4,67 9 6 7,00 4 9 1,00 42 29 32,33 317,552 5 31 31 210 3630
% 30

32 10 GÜNGÖR ARŞAD 6C 9 6 7,00 9 1 8,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 8 5 6,33 7 8 4,33 40 33 28,99 314,763 6 32 32 222 3767
% 31

33 399 KAYA AYLİN 6D 11 3 10,00 8 0 8,00 7 3 6,00 4 4 2,67 4 8 1,33 6 8 3,33 40 26 31,33 310,512 19 33 33 237 3933
% 33
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)

Türkçe SOSYAL BİLGİLERDin K.ve A.B. İngilizce Matematik Fen Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 7 7 4,93 6 3 5,20 5 5 3,10 5 4 4,00 5 7 2,93 6 7 3,77 35 33 23,93 282,520

Okul Ortalaması 8 7 5,25 7 3 5,51 4 5 2,57 5 4 4,09 5 8 2,84 7 7 4,48 36 34 24,74 287,720

KATILIMLAR

34 244 BURAK KIRMIZI 6A 6 5 4,33 8 2 7,33 4 2 3,33 5 3 4,00 7 8 4,33 9 6 7,00 39 26 30,32 309,360 6 34 34 241 3989
% 33

35 252 DORUK MUSTAN 6D 6 7 3,67 9 1 8,67 3 2 2,33 9 1 8,67 6 4 4,67 7 8 4,33 40 23 32,34 302,877 20 35 35 255 4333
% 36

36 340 DÜZTAŞ DOĞA 6D 5 8 2,33 7 2 6,33 7 2 6,33 5 2 4,33 6 7 3,67 9 5 7,33 39 26 30,32 302,265 21 36 36 259 4367
% 36

37 369 ÖZTÜRK KAĞAN 6D 7 8 4,33 8 2 7,33 5 5 3,33 10 0 10,00 8 6 6,00 5 10 1,67 43 31 32,66 301,942 22 37 37 260 4380
% 36

38 129 MEŞETEPE EMRE 6C 8 7 5,67 7 3 6,00 3 7 0,67 0 5 -1,67 7 5 5,33 8 6 6,00 33 33 22,00 296,849 7 38 38 277 4672
% 39

39 113 BÜŞRA GÜNGÖR 5A 8 7 5,67 9 1 8,67 6 4 4,67 7 3 6,00 1 12 -3,00 10 5 8,33 41 32 30,34 294,041 1 39 39 285 4840
% 40

40 39 SARIKIŞLA ASLI 6C 11 4 9,67 8 1 7,67 3 6 1,00 9 1 8,67 0 5 -1,67 5 5 3,33 36 22 28,67 291,291 8 40 40 294 4992
% 41

41 267 COŞKUN ECRİN SÜMEYY6A 11 4 9,67 8 2 7,33 5 4 3,67 6 4 4,67 3 10 -0,33 5 9 2,00 38 33 27,01 289,585 7 41 41 300 5086
% 42

42 315 SEDANUR DOLU 6C 7 8 4,33 6 3 5,00 4 5 2,33 5 4 3,67 6 6 4,00 7 7 4,67 35 33 24,00 287,470 9 42 42 302 5181
% 43

43 242 ADA ÖZEN 6A 9 5 7,33 9 1 8,67 5 4 3,67 4 3 3,00 3 9 0,00 6 9 3,00 36 31 25,67 283,397 8 43 43 316 5426
% 45

44 450 YİĞİT EFE TUNÇ 6A 7 7 4,67 5 4 3,67 7 3 6,00 7 3 6,00 6 7 3,67 5 10 1,67 37 34 25,68 282,315 9 44 44 319 5486
% 46

45 144 ONUK ARMANÇ 6B 11 4 9,67 4 6 2,00 2 8 -0,67 2 8 -0,67 6 9 3,00 6 9 3,00 31 44 16,33 280,949 3 45 45 324 5567
% 46

46 45 ÖYKÜ BİTER 6A 7 6 5,00 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 6 5 4,33 4 11 0,33 36 33 24,99 279,278 10 46 46 327 5668
% 47

47 396 ONUR ALYA 6C 7 8 4,33 8 2 7,33 2 8 -0,67 6 4 4,67 5 6 3,00 6 7 3,67 34 35 22,33 276,488 10 47 47 335 5828
% 48

48 139 BATUHAN KORKMAZ 6B 9 6 7,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 1 0,67 7 8 4,33 28 34 16,66 268,594 4 48 48 360 6310
% 52

49 58 TETİKÇ*AR 6D 4 10 0,67 7 3 6,00 4 6 2,00 9 1 8,67 5 10 1,67 7 7 4,67 36 37 23,68 265,616 23 49 49 371 6489
% 54

50 9 MUHAMMED DEMİR 6A 7 7 4,67 7 2 6,33 1 8 -1,67 6 4 4,67 5 10 1,67 6 8 3,33 32 39 19,00 264,917 11 50 50 374 6543
% 54

51 0 AYHAN KUZEY 6C 7 8 4,33 6 4 4,67 5 4 3,67 7 3 6,00 6 7 3,67 3 12 -1,00 34 38 21,34 263,082 11 51 51 383 6668
% 55

52 0 MEŞE REYHAN 6B 8 7 5,67 7 3 6,00 4 6 2,00 5 5 3,33 1 13 -3,33 8 6 6,00 33 40 19,67 263,006 5 52 52 385 6675
% 55

53 233 MELİSA ATA 6A 8 6 6,00 7 3 6,00 5 3 4,00 3 4 1,67 3 9 0,00 5 10 1,67 31 35 19,34 261,782 12 53 53 389 6738
% 56

54 31 GÜRTEKİ  YAĞIZ 6B 10 5 8,33 4 6 2,00 3 5 1,33 1 3 0,00 3 5 1,33 3 8 0,33 24 32 13,32 256,838 6 54 54 406 7046
% 58

55 411 AÇAR NESLİ 6B 4 11 0,33 8 2 7,33 2 7 -0,33 6 4 4,67 4 6 2,00 7 7 4,67 31 37 18,67 255,156 7 55 55 413 7164
% 59

56 4453 EYİGÖR ELİF 6B 7 8 4,33 4 6 2,00 5 5 3,33 6 4 4,67 2 13 -2,33 7 8 4,33 31 44 16,33 249,706 8 56 56 432 7511
% 62

57 16 YURDAERDİ RAVZA 6C 7 3 6,00 5 4 3,67 2 8 -0,67 1 9 -2,00 4 11 0,33 6 9 3,00 25 44 10,33 247,439 12 57 57 442 7668
% 64

58 14 SEREN UNG UR 6A 7 8 4,33 7 3 6,00 3 6 1,00 3 7 0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 29 45 14,00 245,313 13 58 58 451 7806
% 65

59 234 AÇAR ASLI 6B 5 7 2,67 5 4 3,67 3 7 0,67 3 6 1,00 4 7 1,67 5 7 2,67 25 38 12,35 243,471 9 59 59 459 7926
% 66

60 33 BEKİRCAN ÇALIŞKAN 6C 5 8 2,33 1 9 -2,00 2 8 -0,67 8 2 7,33 4 8 1,33 6 8 3,33 26 43 11,65 240,289 13 60 60 468 8143
% 68

61 423 ÇALIŞKAN KERE M 6D 6 9 3,00 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 11 0,33 5 10 1,67 28 47 12,33 238,249 24 61 61 474 8288
% 69

62 0 EMİNE AL*O 6A 5 10 1,67 9 1 8,67 3 7 0,67 4 6 2,00 5 10 1,67 4 11 0,33 30 45 15,01 238,219 14 62 62 475 8292
% 69

63 65 EDA DEVECİOĞLU 7 8 4,33 7 3 6,00 3 7 0,67 3 7 0,67 5 10 1,67 3 12 -1,00 28 47 12,34 237,776 2 63 63 479 8323
% 69

64 107 SILA BİRCAN 6A 4 11 0,33 6 4 4,67 0 10 -3,33 2 8 -0,67 6 9 3,00 7 8 4,33 25 50 8,33 235,832 15 64 64 488 8452
% 70

65 155 BELİNAY AKSU 6A 6 8 3,33 7 3 6,00 2 7 -0,33 4 6 2,00 3 10 -0,33 5 10 1,67 27 44 12,34 235,578 16 65 65 490 8473
% 70

66 4 ALİ KOÇ 6A 6 9 3,00 8 1 7,67 1 9 -2,00 2 8 -0,67 3 12 -1,00 6 7 3,67 26 46 10,67 235,011 17 66 66 492 8513
% 71
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sözel (SOS) Sözel (DİN) Sözel (İNG) Sayısal (MAT)Sayısal (FEN)
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KATILIMLAR

67 321 DEĞİRMENCİ BUĞLEM 6B 10 5 8,33 5 5 3,33 5 5 3,33 3 6 1,00 2 12 -2,00 2 13 -2,33 27 46 11,66 234,530 10 67 67 495 8533
% 71

68 0 GÜNGÖR YAKUP 6B 6 8 3,33 7 3 6,00 4 4 2,67 2 8 -0,67 3 12 -1,00 5 10 1,67 27 45 12,00 234,116 11 68 68 496 8558
% 71

69 299 ÇOBAN HAYRUNNİSA 6C 7 8 4,33 5 4 3,67 8 2 7,33 4 6 2,00 2 10 -1,33 2 10 -1,33 28 40 14,67 233,558 14 69 69 498 8603
% 71

70 0 BAYRAM CEYLİN 6C 5 9 2,00 4 6 2,00 7 3 6,00 7 3 6,00 4 11 0,33 3 12 -1,00 30 44 15,33 232,354 15 70 70 503 8679
% 72

71 18 SÖNMEZSOY KÜBRA 6B 4 11 0,33 7 3 6,00 5 5 3,33 7 3 6,00 2 13 -2,33 6 9 3,00 31 44 16,33 231,723 12 71 71 506 8723
% 72

72 24 ELİF MELEK ASLAN 6A 5 8 2,33 8 1 7,67 3 4 1,67 3 6 1,00 4 7 1,67 2 10 -1,33 25 36 13,01 231,587 18 72 72 507 8732
% 72

73 438 EREN KONUŞKAN 6B 6 9 3,00 5 5 3,33 1 9 -2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 25 50 8,33 227,516 13 73 73 520 9043
% 75

74 337 ERAY  ÇALIŞIR 6B 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 4 5 2,33 5 8 2,33 4 6 2,00 20 42 6,00 222,432 14 74 74 531 9372
% 78

75 241 ALEYNA ÖZDEMİR 6D 4 10 0,67 5 4 3,67 5 3 4,00 0 1 -0,33 1 11 -2,67 6 6 4,00 21 35 9,34 221,612 25 75 75 533 9424
% 78

76 181 KARAMAN AYŞE NUR 6B 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 1 14 -3,67 6 9 3,00 25 50 8,33 219,587 15 76 76 539 9570
% 79

77 494 ECRİN GÖNENÇ 6D 6 9 3,00 5 5 3,33 3 7 0,67 3 7 0,67 3 12 -1,00 4 11 0,33 24 51 7,00 217,474 26 77 77 544 9700
% 80

78 247 EFE ÇAM 6C 5 10 1,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 11 0,33 6 9 3,00 21 54 2,99 217,076 16 78 78 545 9729
% 81

79 258 YİĞİT KIRBAŞLI 6C 5 10 1,67 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 6 9 3,00 1 14 -3,67 24 51 7,00 213,330 17 79 79 553 9980
% 83

80 270 TOSUN AYŞEGUL 6B 3 9 0,00 5 4 3,67 4 3 3,00 3 3 2,00 1 6 -1,00 3 7 0,67 19 32 8,34 211,573 16 80 80 556 10082
% 84

81 23 YAĞAN  SUDENAZ 6C 2 13 -2,33 5 5 3,33 4 6 2,00 5 5 3,33 3 12 -1,00 6 9 3,00 25 50 8,33 210,360 18 81 81 562 10170
% 84

82 5 BEGÜM ADIGÜZEL 6C 2 13 -2,33 4 6 2,00 4 6 2,00 4 6 2,00 3 12 -1,00 6 9 3,00 23 52 5,67 205,020 19 82 82 572 10509
% 87

83 386 HÜSEYİN ERDEM 6A 0 12 -4,00 1 5 -0,67 1 6 -1,00 4 6 2,00 5 8 2,33 6 8 3,33 17 45 1,99 202,714 19 83 83 573 10640
% 88

84 75 MEHMET  AKGÜL 6B 4 9 1,00 2 5 0,33 1 7 -1,33 2 5 0,33 4 11 0,33 4 11 0,33 17 48 0,99 201,917 17 84 84 574 10691
% 89

85 1 CANDUR EYLÜL 6C 4 11 0,33 5 5 3,33 3 5 1,33 6 4 4,67 3 12 -1,00 2 12 -2,00 23 49 6,66 199,882 20 85 85 578 10824
% 90

86 253 ÇINAR ERİNÇ 6C 5 10 1,67 5 5 3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 1 14 -3,67 4 11 0,33 22 53 4,32 199,681 21 86 86 580 10839
% 90

87 0 MUAMMER YÜKSEL 6C 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 5 10 1,67 4 11 0,33 19 56 0,33 198,491 22 87 87 583 10909
% 91

88 287 ALMİRA KURT 6D 3 12 -1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 1 6 -1,00 4 10 0,67 3 10 -0,33 19 50 2,34 197,407 27 88 88 586 10986
% 91

89 285 EMİR ŞENGÜL 6B 3 12 -1,00 5 5 3,33 2 8 -0,67 4 6 2,00 1 10 -2,33 2 2 1,33 17 43 2,66 192,891 18 89 89 590 11224
% 93

90 393 ÇAĞIR TAYLAN ALİ 6C 4 11 0,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 3 7 0,67 1 14 -3,67 5 10 1,67 20 55 1,66 192,248 23 90 90 591 11247
% 93

91 254 DOĞAN ÖMER 6C 6 9 3,00 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 7 -1,33 2 13 -2,33 2 7 -0,33 15 52 -2,32 191,024 24 91 91 592 11310
% 94

92 216 SU   L  TAN O  K 3 12 -1,00 6 4 4,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 2 13 -2,33 4 11 0,33 20 55 1,67 187,938 3 92 92 596 11464
% 95

93 264 BUR K ÖZCAN 6B 1 14 -3,67 4 6 2,00 2 4 0,67 1 8 -1,67 3 12 -1,00 2 13 -2,33 13 57 -6,00 159,707 19 93 93 606 11978
% 99
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